
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

2019-2020 / VİP YAYINLARI / VİP 11. SINIF KURUMSAL DENEME -2 / VİP 11. SINIF KURUMSAL DENEME -2 27-12-2019
Bingöl - GENÇ - Genç Anadolu Lisesi
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 680 - NURAY ÖZEN 11 / A 12 5 10.75 16 5 14.75 11 6 9.50 10 5 8.75 49.00 21.00 43.75 275.000 176 110 1 1
2 754 - CEREN PEŞMEN 11 / A 8 4 7.00 12 2 11.50 15 5 13.75 12 4 11.00 47.00 15.00 43.25 273.000 181 114 2 2
3 730 - FATMAGÜL ANİYİĞ 11 / A 14 3 13.25 13 3 12.25 10 6 8.50 11 9 8.75 48.00 21.00 42.75 271.000 186 119 3 3
4 652 - AHMET BERAN 11 / A 10 10 7.50 17 8 15.00 8 7 6.25 15 4 14.00 50.00 29.00 42.75 271.000 186 119 3 3
5 675 - BERAT EKER 11 / A 9 11 6.25 17 8 15.00 7 7 5.25 16 3 15.25 49.00 29.00 41.75 267.000 201 124 5 5
6 727 - KADİR ESEN 11 / A 9 11 6.25 13 7 11.25 10 4 9.00 14 5 12.75 46.00 27.00 39.25 257.000 247 148 6 6
7 657 - ELİF ÇELİK 11 / A 12 5 10.75 11 7 9.25 10 6 8.50 11 8 9.00 44.00 26.00 37.50 250.000 278 160 7 7
8 718 - ÜVEYS GÖÇÜK 11 / A 9 11 6.25 9 10 6.50 9 4 8.00 16 3 15.25 43.00 28.00 36.00 244.000 304 170 8 8
9 750 - KADİR ALKİŞ 11 / A 9 11 6.25 14 7 12.25 6 7 4.25 14 4 13.00 43.00 29.00 35.75 243.000 310 171 9 9

10 695 - HİŞAR AKTAY 11 / A 12 8 10.00 10 4 9.00 8 6 6.50 11 5 9.75 41.00 23.00 35.25 241.000 319 175 10 10
11 739 - RÜMEYSA SATIK 11 / D 12 10 9.50 19 5 17.75 8 4 7.00 0 0 0.00 39.00 19.00 34.25 237.000 336 182 11 11
12 810 - NURULLAH HAKSEVEN 11 / A 9 11 6.25 12 7 10.25 6 7 4.25 14 4 13.00 41.00 29.00 33.75 235.000 342 185 12 12
13 709 - HAKAN DENER 11 / A 10 15 6.25 14 4 13.00 10 6 8.50 7 7 5.25 41.00 32.00 33.00 232.000 354 187 13 13
14 748 - BEYZA TEKVARAN 0 / 0 12 3 11.25 12 6 10.50 12 4 11.00 0 0 0.00 36.00 13.00 32.75 231.000 359 188 14 14
15 767 - MERVE GÜLER 11 / D 14 4 13.00 17 8 15.00 4 2 3.50 1 0 1.00 36.00 14.00 32.50 230.000 365 191 15 15
16 0 - BERKAY DEMİRBAĞ 11 / A 9 9 6.75 10 6 8.50 10 6 8.50 10 7 8.25 39.00 28.00 32.00 228.000 378 194 16 16
17 683 - NURAY KARAGÖZ 11 / C 13 6 11.50 14 11 11.25 7 5 5.75 2 0 2.00 36.00 22.00 30.50 222.000 414 199 17 17
18 758 - ZEYNEP YILMAZ 11 / D 11 13 7.75 17 8 15.00 8 4 7.00 0 0 0.00 36.00 25.00 29.75 219.000 429 204 18 18
19 699 - ZEYNEP ALAN 11 / A 13 11 10.25 9 9 6.75 4 6 2.50 12 9 9.75 38.00 35.00 29.25 217.000 439 207 19 19
20 719 - ŞEVAL ULCAY 11 / D 10 7 8.25 16 9 13.75 7 3 6.25 1 0 1.00 34.00 19.00 29.25 217.000 439 207 19 19
21 737 - ALİ YOLAGELE 11 / C 13 5 11.75 18 4 17.00 1 3 0.25 0 0 0.00 32.00 12.00 29.00 216.000 445 209 21 21
22 753 - CAFER DEĞİŞGEÇ 11 / A 5 8 3.00 12 3 11.25 9 6 7.50 9 8 7.00 35.00 25.00 28.75 215.000 450 210 22 22
23 771 - M GAFUR ATAN 11 / A 7 8 5.00 12 4 11.00 5 3 4.25 10 7 8.25 34.00 22.00 28.50 214.000 459 212 23 23
24 825 - MUSA SAÇIK 11 / A 11 13 7.75 12 10 9.50 10 7 8.25 5 10 2.50 38.00 40.00 28.00 212.000 469 213 24 24
25 749 - MHMD FGN 11 / D 7 6 5.50 18 7 16.25 7 4 6.00 0 0 0.00 32.00 17.00 27.75 211.000 473 214 25 25
26 690 - CEREN TAŞ 11 / C 13 10 10.50 16 9 13.75 4 4 3.00 0 0 0.00 33.00 23.00 27.25 209.000 486 218 26 26
27 0 - BERAT TURAN 11 / D 9 10 6.50 17 8 15.00 6 10 3.50 3 4 2.00 35.00 32.00 27.00 208.000 494 221 27 27
28 744 - KENAN DAVRAN 11 / D 7 4 6.00 18 7 16.25 8 13 4.75 0 0 0.00 33.00 24.00 27.00 208.000 494 221 27 27
29 780 - ZEHRA ALKIŞ 11 / D 11 9 8.75 12 13 8.75 8 2 7.50 1 0 1.00 32.00 24.00 26.00 204.000 511 225 29 29
30 760 - OZAN AYDIN 11 / C 10 15 6.25 18 7 16.25 4 3 3.25 0 0 0.00 32.00 25.00 25.75 203.000 520 227 30 30
31 658 - ŞENER AÇIKBAŞ 11 / A 10 13 6.75 10 5 8.75 8 7 6.25 6 10 3.50 34.00 35.00 25.25 201.000 533 229 31 31
32 698 - FURKAN GENGÖRÜ 11 / C 9 16 5.00 17 7 15.25 6 6 4.50 0 0 0.00 32.00 29.00 24.75 199.000 540 231 32 32
33 751 - CEREN ÖZER 11 / D 7 5 5.75 15 9 12.75 5 6 3.50 3 2 2.50 30.00 22.00 24.50 198.000 543 233 33 33
34 769 - EMRE YETER 11 / A 7 9 4.75 10 5 8.75 5 2 4.50 9 10 6.50 31.00 26.00 24.50 198.000 543 233 33 33
35 848 - ZEHRA SARIKAYA 11 / D 9 10 6.50 16 8 14.00 5 4 4.00 0 0 0.00 30.00 22.00 24.50 198.000 543 233 33 33
36 672 - ŞERİFE EGİN 11 / A 7 12 4.00 7 3 6.25 9 5 7.75 9 10 6.50 32.00 30.00 24.50 198.000 543 233 33 33
37 678 - BERFİN 11 / A 13 10 10.50 8 5 6.75 5 10 2.50 6 6 4.50 32.00 31.00 24.25 197.000 551 240 37 37
38 711 - MUSA ATN 11 / D 8 11 5.25 15 10 12.50 6 10 3.50 4 6 2.50 33.00 37.00 23.75 195.000 565 243 38 38
39 776 - YASEMİN PEŞ EN 11 / D 7 8 5.00 14 11 11.25 7 2 6.50 1 0 1.00 29.00 21.00 23.75 195.000 565 243 38 38
40 0 - RUŞİN AYTEKİN 11 / A 13 11 10.25 8 9 5.75 7 9 4.75 6 12 3.00 34.00 41.00 23.75 195.000 565 243 38 38
41 772 - İSMAİL BİRCAN 11 / A 10 14 6.50 12 10 9.50 9 8 7.00 4 13 0.75 35.00 45.00 23.75 195.000 565 243 38 38
42 919 - ONUR ÇĞLYN 11 / D 7 6 5.50 18 7 16.25 6 8 4.00 1 13 -2.25 32.00 34.00 23.50 194.000 576 247 42 42
43 681 - MUAMMER DNR 11 / C 10 13 6.75 16 9 13.75 4 5 2.75 0 0 0.00 30.00 27.00 23.25 193.000 582 250 43 43
44 779 - ENES KAL AN 11 / D 8 16 4.00 17 8 15.00 4 2 3.50 0 0 0.00 29.00 26.00 22.50 190.000 601 256 44 44
45 682 - BERİVAN GÖNEN 11 / B 13 8 11.00 12 9 9.75 3 5 1.75 0 0 0.00 28.00 22.00 22.50 190.000 601 256 44 44
46 922 - VEYSEL DOĞRUL 11 / C 10 6 8.50 11 11 8.25 6 4 5.00 0 0 0.00 27.00 21.00 21.75 187.000 619 263 46 46
47 629 - FURKAN DURGUN 11 / D 6 5 4.75 14 11 11.25 5 5 3.75 3 4 2.00 28.00 25.00 21.75 187.000 619 263 46 46
48 701 - ROZERİN ALÇİÇEK 11 / D 6 16 2.00 18 7 16.25 4 3 3.25 0 0 0.00 28.00 26.00 21.50 186.000 625 268 48 48
49 710 - ELA VARAN 11 / D 9 12 6.00 16 9 13.75 3 6 1.50 0 0 0.00 28.00 27.00 21.25 185.000 631 271 49 49
50 849 - ZEYNEP SARIKAYA 11 / B 10 9 7.75 13 10 10.50 5 8 3.00 0 0 0.00 28.00 27.00 21.25 185.000 631 271 49 49
51 745 - ŞİLAN NAZLI 11 / B 11 9 8.75 13 12 10.00 4 9 1.75 1 1 0.75 29.00 31.00 21.25 185.000 631 271 49 49
52 677 - YÜSRA ALKAL 11 / D 11 10 8.50 9 6 7.50 5 1 4.75 0 0 0.00 25.00 17.00 20.75 183.000 646 279 52 52
53 661 - HAMZA DİLEKÇ İ 11 / C 10 8 8.00 13 12 10.00 4 5 2.75 0 1 -0.25 27.00 26.00 20.50 182.000 653 283 53 53
54 688 - ZEHRA ANİK 11 / A 16 8 14.00 5 11 2.25 6 12 3.00 5 15 1.25 32.00 46.00 20.50 182.000 653 283 53 53
55 727 - ŞAHİN TEZER 11 / D 7 10 4.50 14 11 11.25 4 5 2.75 2 0 2.00 27.00 26.00 20.50 182.000 653 283 53 53
56 694 - HATİCE 11 / 0 2 9 -0.25 6 4 5.00 8 3 7.25 9 4 8.00 25.00 20.00 20.00 180.000 668 294 56 56
57 703 - MÜCAHİT BENGİ 11 / B 11 14 7.50 14 10 11.50 3 9 0.75 0 0 0.00 28.00 33.00 19.75 179.000 672 297 57 57
58 649 - EDA GÜLEYAN 11 / B 13 6 11.50 11 12 8.00 1 2 0.50 0 1 -0.25 25.00 21.00 19.75 179.000 672 297 57 57
59 757 - NURDAN ALAN 11 / B 11 8 9.00 14 11 11.25 1 7 -0.75 0 0 0.00 26.00 26.00 19.50 178.000 678 301 59 59
60 781 - GÜLFİDAN GÖNLÜAÇIK 11 / C 10 8 8.00 12 11 9.25 3 3 2.25 0 0 0.00 25.00 22.00 19.50 178.000 678 301 59 59
61 914 - BERİVAN SANIR 11 / B 10 9 7.75 11 6 9.50 3 4 2.00 0 0 0.00 24.00 19.00 19.25 177.000 687 307 61 61
62 662 - SERAP SANIR 11 / B 6 5 4.75 12 7 10.25 5 4 4.00 0 0 0.00 23.00 16.00 19.00 176.000 691 310 62 62
63 692 - BERAT ALEV 11 / D 5 5 3.75 14 11 11.25 7 12 4.00 0 0 0.00 26.00 28.00 19.00 176.000 691 310 62 62
64 723 - YUNUS UZUN 11 / D 10 15 6.25 16 9 13.75 1 8 -1.00 0 0 0.00 27.00 32.00 19.00 176.000 691 310 62 62
65 761 - ALİHAN SADE 11 / D 7 18 2.50 16 9 13.75 6 13 2.75 0 0 0.00 29.00 40.00 19.00 176.000 691 310 62 62
66 0 - ENGİN KARATAŞ 0 / 0 8 15 4.25 12 9 9.75 5 0 5.00 0 0 0.00 25.00 24.00 19.00 176.000 691 310 62 62
67 663 - SEDANUR GÖNEN 11 / C 10 10 7.50 14 10 11.50 1 5 -0.25 0 0 0.00 25.00 25.00 18.75 175.000 703 320 67 67
68 708 - ONUR ÇBKİPCİ 11 / B 8 6 6.50 16 9 13.75 0 5 -1.25 0 3 -0.75 24.00 23.00 18.25 173.000 715 326 68 68
69 0 - ROJBİN ÖNKOL 11 / C 7 18 2.50 15 8 13.00 2 3 1.25 1 0 1.00 25.00 29.00 17.75 171.000 732 331 69 69
70 764 - AYETULLAH TORAK 11 / B 10 15 6.25 15 10 12.50 1 8 -1.00 0 1 -0.25 26.00 34.00 17.50 170.000 736 334 70 70
71 913 - ONUR SANIR 11 / C 8 17 3.75 17 8 15.00 4 21 -1.25 0 0 0.00 29.00 46.00 17.50 170.000 736 334 70 70
72 691 - EBRU GEDUK 11 / B 8 10 5.50 13 10 10.50 3 7 1.25 0 0 0.00 24.00 27.00 17.25 169.000 745 341 72 72
73 925 - HELİN KAYA 11 / B 10 6 8.50 9 14 5.50 5 8 3.00 0 0 0.00 24.00 28.00 17.00 168.000 750 343 73 73
74 724 - AYŞEGÜL VARAN 11 / B 9 12 6.00 13 12 10.00 2 6 0.50 0 0 0.00 24.00 30.00 16.50 166.000 759 348 74 74
75 700 - İREM NAZLI 11 / C 8 14 4.50 10 10 7.50 6 7 4.25 0 0 0.00 24.00 31.00 16.25 165.000 771 354 75 75
76 746 - CEYDA YILDIZ 0 / 0 11 7 9.25 9 16 5.00 3 4 2.00 0 0 0.00 23.00 27.00 16.25 165.000 771 354 75 75
77 774 - MURAT KAYIKÇ 11 / C 8 17 3.75 12 10 9.50 3 1 2.75 0 0 0.00 23.00 28.00 16.00 164.000 778 358 77 77
78 593 - AHMET TARTAR 0 / 0 5 10 2.50 16 9 13.75 2 9 -0.25 0 0 0.00 23.00 28.00 16.00 164.000 778 358 77 77
79 732 - OSMN TAMER 11 / C 7 11 4.25 14 11 11.25 1 2 0.50 0 0 0.00 22.00 24.00 16.00 164.000 778 358 77 77
80 783 - BEDİRHAN DEMİR 11 / C 5 9 2.75 14 8 12.00 1 4 0.00 1 0 1.00 21.00 21.00 15.75 163.000 785 363 80 80
81 741 - MRV TVLR 11 / D 6 13 2.75 10 6 8.50 6 9 3.75 0 0 0.00 22.00 28.00 15.00 160.000 802 374 81 81
82 679 - SELİN KESER 11 / B 8 4 7.00 10 13 6.75 2 4 1.00 0 0 0.00 20.00 21.00 14.75 159.000 811 380 82 82
83 770 - NURAN BOLLUK 11 / C 7 11 4.25 10 8 8.00 3 2 2.50 0 0 0.00 20.00 21.00 14.75 159.000 811 380 82 82
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84 765 - BRT TR 11 / C 6 9 3.75 13 11 10.25 2 6 0.50 0 0 0.00 21.00 26.00 14.50 158.000 823 385 84 84
85 671 - FARUK ALANN 11 / B 7 6 5.50 14 10 11.50 1 19 -3.75 1 0 1.00 23.00 35.00 14.25 157.000 827 387 85 85
86 687 - BERŞAN GÖKÇE 11 / C 6 17 1.75 12 9 9.75 3 3 2.25 0 0 0.00 21.00 29.00 13.75 155.000 844 399 86 86
87 716 - AZİZ ÇAĞLAYAN 11 / B 10 15 6.25 9 15 5.25 3 4 2.00 0 0 0.00 22.00 34.00 13.50 154.000 847 402 87 87
88 654 - SEVDA TARTIK 11 / D 6 11 3.25 10 10 7.50 4 8 2.00 0 0 0.00 20.00 29.00 12.75 151.000 864 413 88 88
89 923 - ŞERİBAN YILMAZ 11 / C 8 12 5.00 10 10 7.50 2 7 0.25 0 0 0.00 20.00 29.00 12.75 151.000 864 413 88 88
90 659 - BERAT ZAZAOĞLU 11 / B 7 14 3.50 11 13 7.75 4 10 1.50 0 0 0.00 22.00 37.00 12.75 151.000 864 413 88 88
91 715 - SEMA KARA 11 / B 9 12 6.00 7 11 4.25 1 2 0.50 0 0 0.00 17.00 25.00 10.75 143.000 906 443 91 91
92 693 - BERİVAN BECERİKLİ 11 / B 7 5 5.75 9 7 7.25 0 9 -2.25 0 0 0.00 16.00 21.00 10.75 143.000 906 443 91 91
93 763 - DİLAN ÖVÜN 11 / B 6 13 2.75 11 12 8.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 17.00 27.00 10.25 141.000 912 447 93 93
94 766 - TUBA YALÇIN 11 / B 8 13 4.75 10 14 6.50 1 10 -1.50 0 0 0.00 19.00 37.00 9.75 139.000 927 455 94 94
95 0 - UMUT KALABALIK 11 / C 1 1 0.75 11 11 8.25 4 13 0.75 0 0 0.00 16.00 25.00 9.75 139.000 927 455 94 94
96 633 - MUSTAFA TETİK 11 / B 6 14 2.50 10 11 7.25 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 25.00 9.75 139.000 927 455 94 94
97 0 - TUNCAY 11 / C 8 17 3.75 9 16 5.00 1 1 0.75 0 0 0.00 18.00 34.00 9.50 138.000 931 459 97 97
98 628 - YÜKSEL ÇATKIN 11 / B 1 4 0.00 13 12 10.00 0 5 -1.25 0 0 0.00 14.00 21.00 8.75 135.000 941 467 98 98
99 665 - GAMZE GÜNER 11 / A 3 7 1.25 2 6 0.50 7 13 3.75 3 18 -1.50 15.00 44.00 4.00 116.000 978 495 99 99
100 729 - FIRAT BRT 11 / D 5 20 0.00 4 21 -1.25 6 19 1.25 0 0 0.00 15.00 60.00 0.00 100.000 1008 509 100 100
101 28 - NİSA E SATIK 11 / B 4 21 -1.25 5 20 0.00 2 9 -0.25 0 0 0.00 11.00 50.00 -1.50 94.000 1021 511 101 101
102 684 - SEVGİ KSL 0 / 0 5 12 2.00 0 15 -3.75 1 11 -1.75 0 0 0.00 6.00 38.00 -3.50 86.000 1029 513 102 102

Genel 7.60 7.59 8.12 4.69 28.00 212.014 1036
İl 7.39 9.06 7.37 4.33 28.16 212.626 514

İlçe 6.14 10.19 3.33 2.17 21.83 187.314 102
Kurum 6.14 10.19 3.33 2.17 21.83 187.314 102

ORTALAMALAR KATILIMLAR


